29/07/2021 Locamail :: RESUMO NEGOCIAGAO CAMPOS GUERRA - OBRA CTI COVID

Assunto:  RESUMO NEGOCIACAO CAMPOS GUERRA - OBRA CTI COVID

De Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>
Para: <controlesinternos1@mariokroeff.org.br>

Ce: ‘Jorge Leal HMK' <infrahospitalar@mariokroeff.org.br>

Data 29/07/2021 10:10

* Reunido 28.07.2021.xlsx (~21 KB)
André,
Segue resumo da negociagéo fechada com a Campos Guerra para execucdo da Obra do CTI Covid.

Informactes importantes para evolugio do TAP.

Att,

Livre de virus. www.avast.com.
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Assurto:  RES: COTAGAO DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

De Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@marickroeff.org.br>

<risley.possati@bol.com.br>

Ce ‘Jorge Leal HMK' <infrahospitalar@mariokroeff.org.br>, <controlesinternosi@mariokroeff.org.br>

Data 04/08/2021 14:16
Prezados,

Segue cronograma de pagamento do contrato.

‘Atendimento-Campos Guerra' <atendimento@camposguerra.com.br>,

De: Atendimento-Campos Guerra <atendimento@camposguerra.com.br>
Enviada em: terca-feira, 3 de agosto de 2021 18:29

Para: 'Cristiano Cerqueira’ <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Cc: risley.possati@bol.com.br

Assunto: RES: COTACAQ DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF
Prioridade: Alta

Boa Noite!
Segue a proposta revisada, conforme sua solicita¢io.

At

De: Cristiano Cerqueira [mailto:diretor.financeiro@mariokroeff.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 14:14
Para: risley.possati@bol.com.br

Locamail :: RES: COTAGAO DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

PROPOSTA NF QHRA NOVO LTI VENCIMENTO VALOR
10% ASSINATURR DO CONTRATO azfouf202x 130500000 1
1¢ MEDICAD o2/05/ 2021 191.600,00
22 MEDICAD ox/1f2021 1.600,007
3% MEBICAD oafuif a0 191.600,007
A% MEDIGAD g/l 021 TOL 500, 00 ;
§% MEDICAQ 2fON 202 ¥9L.600,007
DOCTOCE -0F%-Bf 2021 62 MEDICAD 0fozdiw22 192,500,007
4 EDICAO o2feafor: 191.600,00 |-
89 MEDICAO u2f04i 2022 £95.600,00
9% MEDICAD o5/ 191.6508,00 |~
108 MEDICAO o206 202 TL.600,060
114 MEDICAC o2forfmey 229,500,00
TOTAL GERAL 2395 000,00 |

Cc: Jorge Leal HMK'; controlesinternosl@mariokroeff.org.br; 'Atendimento Campos Guerra'

Assunto: RES: COTACAQ DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF
Risley,

Conforme combinado na data de hoje:

1. Revisar o Cronograma Fisico e Financeiro considerando 11 meses de execucdo a partir de 02/08/21.

2. Revisar a proposta DOC/CCG -075-B/2021 nos itens abaixo:

3.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_safe=08&_uid=7735& mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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09/09/2021 10:53 Locamail :: RES: COTAGAO DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

¢ 10% na assinatura do contrato
e 90% em medicdes mensais em 11 (onze) parcelas

4.0 - PRAZO DE EXECUCAO

e 11 (Dez) meses,

Att,

De: risley.possati@bol.com.br <risley.possati@bol.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de julho de 2021 17:07
Para: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Assunto: RE: COTACAQ DE PREGO - OBRA HOSPITAL MARIC KROEFF
Boa Tarde!
Segue a nossa proposta, conforme sua solicitagao.

Att.

De: "Cristiano Cerqueira" <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Enviada: 2021/07/28 16:34:04

Para: risley.possati@bol.com.br

Ce: atendimento@camposguerra.com.br, infrahospitalar@mariokroeff.org.br
Assunto: ENC: COTACAO DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

Prezados Risley,

Conforme negociacdo fechada em reunidic na data de hoje, favor reenviar proposta com valor final negaciado, planitha
orcamentaria e cronograma fisico e financeiro.

Valor Negociado: RS 2.395.000,00.
Data de Inicio das Atividades: 02/08/21.

Att,

De: risley.possati@bol.com.br <risley.possati@bol.com.br>
Enviada em: terga-feira, 20 de julho de 2021 17:50

Para: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>
Assunto: RE: COTACAO DE PRECO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF
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